REMISION ACTUALIZACION DE GARANTIAS - OC 70317

Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>
Jue 30/12/2021 9:19 AM

Para: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

ﬂJ 1 archivos adjuntos (649 KB)
POLIZA ALCALDIA OC 70317.pdf;

Buenos dias

Adjunto me permito remitir la actualizacién de garantias correspondiente a la orden de servicios referida en el asunto, con el
fin de que sea aprobada y publicada en el botén de transparencia.

Cordialmente

PABLO ANDRES PACHECO RODRIGUEZ
ABOGADO - CONTRATISTA

e ‘ BOGOT’\ SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DE BOGOTA DL, Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota

De: Laura Catalina Cepeda Castillo

Enviado el: jueves, 23 de diciembre de 2021 2:05 p. m.

Para: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud cuenta bancaria - Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.
Hola Pablis me enviaron esto de Autoinvercol.

Cordial saludo.

LAURA CATALINA CEPEDA CASTILLOD

E.'E TECNICO OPERATIVO -
BOGOT,\ SUBDIRECCION FINANCIERA @

DE BOGOTA D2, Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota %, SGS
Tel: (571) 381 3000 pra—

De: Giovanni Espitia <espitiagiovanni@gmail.com>

Enviado: jueves, 23 de diciembre de 2021 13:21

Para: Laura Catalina Cepeda Castillo <lccepeda@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud cuenta bancaria - Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

Buenas tardes:
Adjunto enviamos pdliza modificada de la orden de compra 70317
Cordialmente

Giovanni Espitia
Autoinvercol

El mar, 29 jun 2021 a las 14:37, Laura Catalina Cepeda Castillo (<lccepeda@alcaldiabogota.gov.co>) escribi6:



mailto:espitiagiovanni@gmail.com
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Buenas tardes,
Acuso recibido y agradezco la colaboracion.

Cordial saludo.

De: Giovanni Espitia <espitiagiovanni@gmail.com>

Enviado: martes, 29 de junio de 2021 14:35

Para: Laura Catalina Cepeda Castillo <lccepeda@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud cuenta bancaria - Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

Buenas tardes:
Cordial saludo. Adjunto envio certificacion cuenta bancaria.
Atentamente

Giovanni Espitia
Autoinvercol

El mar, 29 jun 2021 a las 14:31, Laura Catalina Cepeda Castillo (<lccepeda@alcaldiabogota.gov.co>) escribio:

Buenas tardes,

De manera atenta me permito solicitar el certificado de la cuenta bancaria para registrarlo en nuestro Sistema
de Gestidn Contractual.

Agradezco la colaboracién y quedo atenta.

Cordial saludo.

Pt LAURA CATALINA CEPEDA CASTILLO {;1‘ s,
' TECNICO OPERATIVO 2 o
CION DE SERVICIOS %
A AL DA MAFOR BOGOT,\ ADMINISTRATIVOS * " SGS

DE BOSOTADL. Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogotd Cinsein

Tel: (571)331 3000

La informacioén aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacion, copia, descarga, distribucion,
modificacion y/o reproduccion total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, pues su contenido puede ser de
caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibié esta informacién por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envié, borre
este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota no es responsable por la
informacion contenida en esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra politica de proteccion de datos

personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: http://secretariageneral.gov.co/transparencia/mecanismos-contacto/proteccion-datos-

personales
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